Salvatore Pomata

Da: Salvatore Pomata <s.pomata@comune.carloforte.ca.it>
Inviato: martedi 30 settembre 2025 19:29

A: ‘Luca Gatto - ABACO S.p.A!’

Oggetto: R: Situazione contabile Carloforte

Giusto.

Da: Luca Gatto - ABACO S.p.A. <luca.gatto@abacospa.it>

Inviato: martedi 30 settembre 2025 16:01

A: Pomata Salvatore <s.pomata@comune.carloforte.ca.it>

Cc: Simone Ronchin - ABACO S.p.A. <simone.ronchin@abacospa.it>
Oggetto: Situazione contabile Carloforte

Ciao Salvatore,
ecco quanto condiviso tra noi poco fa, in copia anche il collega che ha redatto la sintesi sottostante:

ti riepilogo quanto accordato in modo che puoi spedire la mail al tuo referente per il comune di Carloforte.
Fatturato 2025 € 12.366,64 + iva = € 15.087,30

Impegnato 2025 € 21.086,48 iva inclusa, dovevamo fatturare € 9.833,33 + iva = € 11.996,66
Eccedenza fatturata € 2.533,31 + iva= € 3.090,64

Per 2025 non fatturiamo pil e per 2026:

- fatturazione gennaio

- fatturazione febbraio

Non verranno fatte per € 2.458,33 + iva= € 2.999,16

- fatturazione marzo € 1229,16 — 74.98 (eccedenza fatturata)= € 1.154,18 + iva sp

Attendo conferma per procedere con i vari scadenzari

Attendiamo tuo ok per procedere.
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